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I: Assicurazione Drone

Matteo Marongiu <matteo.marongiu@provincia.or.it>
Lun 22/04/2024 12:48 ’

A:Salvatore Deiana <salvatore.deiana®@provincia,or.it>

U 1 allegati (860 KB)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE UAS_HD! GLOBAL SPECIALTY SE.pdf;

Provincia di

ORISTANO

Provinlzia de Aristanis

SETTORE AFFARI GENERALI

Marongiu Matteo
Istruttore Servizio Provveditorato
Tel. 0783 793356

Da: Alessandro Pierantoni <alessandro.pierantoni@gbsapri.it>
Inviato: lunedi 22 aprile 2024 12:37

A: Matteo Marongiu <matteo.marongiu@provincia.or.it>
Oggetto: [: Assicurazione Drone

Buongiorno dott. Marongiu,

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADY2MTUINj V...

Provincia di Cristanc
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0007676 del 22/04/2024

USRI

51

Trasmettiamo il preventivo inviato alla dott.sa Enna, e con la compagnia abbiamo concordato uno
sconto e il totale del preventivo & pari a 819,15 € ogni comprensivo della partita RCT e Corpi.

Cordialmente

Da: Alessandro Pierantoni <alessandro.pierantoni@gbsapri.it>
Inviato: martedi 9 aprile 2024 13:35

A: Alessandra Enna <alessandra.enna{@provincia.orit>
Oggetto: R: Assicurazione Drone

Buon pomeriggio,

HDI Global ci risponde:

1 s Contraente/Assicurato/Proprietario: Provincia di Oristano;
' » UAS: DJI Mavic 3 Enterprise Thermal /
i 1581F5FJB22A700A0ETQ;

o Utilizzo: Riprese Fotografiche, Riprese

infrastrutture, Controllo tecnico di fabbricati

——

Termografiche; Rilevamenti Ottico/Termici, Monitoraggi Ambientali, Rilievi Fotogrammetrici,
Mappature del Territorio, Investigazioni/Osservazioni Ambientali, Valutazione di stato

con camera infrarossi;
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| o Territorialita: Europa con esclusione di Russia,
Bielorussia, Ucraina e paesi soggett a restrizioni UE / ONU;

* Periodo di assicurazione: 12 mesi senza tacito rinnovo;

e Decorrenza: da definire;
\

Opzione RC:
| i
| i ¢ Limite: € 2.000.000 per sinistro ed aggregato
:' annuo;
! * Franchigia: nessuna;

* Premio Imponibile: € 300,00

s Tasse: 7,50%

» Premio Lordo: € 322,00

|
Opzione Corpi:
.‘ * Somma Assicurata; €6.000
= Franchigia: 1% del valore assicurato con il min di
€ 250,00 per sinistro;

¢ Premio imponibile: € 480,00

e Tasse: 7,50%

¢ Premio Lordo:; € 516,00

—————— ——— o e —

Condizioni come da sezione A e B del testo allegato.

Soggettivita:

* Questionario aggiornato data OF;

Per Unipolsai bisogna rimandare tutto in direzione e attendere |a loro risposta, come procediamo? Se
volete procedere con HDI mi serve la compilazione del questionario datato oggi e diamo ordine fermo.

Buon lavoro

Alessandro Pierantoni

Area Tecnica
e (+39) 06.45761.220 - (+39) 339.7213939

&= alessandro.pierantoni@gbsapri.it
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@ viale Erminio Spalla, 9 - 00142 Roma
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€ www.ghsapriit

GBSAPRI:
TROKER o) AsSrCURATION) n m E

This ematl and any files transmitted with It are confidential and intended solely
for the use af the indlvidual or entity to whom they are addressed.

If you have recelved this emall In error please forward to the correct person or
contact the sender A Think before you print! Before you print, please consider

If it is necessary. Printing uses electricity, Ink and paper.

Da: Alessandra Enna <alessandra.enna@provincia.or.it>
Inviato: venerdi 29 marzo 2024 10:39

A: Alessandro Pierantoni <alessandro.pierantoni@gbsapri.it>
Oggetto: |: Assicurazione Drone

Ciao Alessandro,

in merito alla polizza per il drone, i inoltro, la mail di conferma dei dati del questionario.

Rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento
Saluti
Alessandra

Da: Salvatore Deiana <salvatore.deiana@provincia.ot.it>
Inviato: giovedi 28 marzo 2024 13:43

A: Alessandra Enna <alessandra.enna@provincia.or.it>
Oggetto: Assicurazione Drone

Buongiorno Alessandra, ti confermo che i dati da me indicati I'anno scorso nel
questionario per l'assicurazione del drone sono ancora validi.

saluti

salvatore

Provincia di Oristano

Settore Ambiente e Attivita Produttive
Via E.Carboni - 09170 Oristano

tel 0783.793386
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